
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

RİZE ARDEŞEN KÖPRÜKÖY ORTAOKULU 7. SINIF 6.DENEME 10 10 115 20358

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,61 6 3 4,68 7 3 5,78 5 3 3,87 7 6 5,41 10 7 7,21 46 29 36,56 312,380

Okul Ortalaması 10 6 7,64 4 3 2,50 7 2 6,50 3 2 2,57 3 4 1,83 8 7 5,30 34 24 26,34 277,150

KATILIMLAR

1 4 MUSTAFA AL İSLAMOĞLU7A 13 4 11,67 9 0 9,00 10 0 10,00 6 0 6,00 8 2 7,33 12 6 10,00 58 12 54,00 360,340 1 1 1 14 6141
% 30

2 7 AYŞENUR TİRYAKİ 7A 12 6 10,00 2 4 0,67 9 1 8,67 6 3 5,00 6 2 5,33 9 7 6,67 44 23 36,34 312,898 2 2 2 28 9651
% 47

3 11 İBRAHİM TİRYAKİ 7A 11 4 9,67 3 3 2,00 9 1 8,67 5 2 4,33 3 3 2,00 8 8 5,33 39 21 32,00 292,185 3 3 3 38 11423
% 56

4 3 BERKAY KOSANOĞLU 7A 11 3 10,00 3 5 1,33 5 4 3,67 3 2 2,33 1 5 -0,67 12 4 10,67 35 23 27,33 288,643 4 4 4 43 11705
% 57

5 15 AHSEN DELİBAŞ 7A 12 4 10,67 4 3 3,00 5 1 4,67 2 1 1,67 8 7 5,67 31 16 25,68 283,869 5 5 5 47 12101
% 59

6 55 YUSUF ÇAVUŞOĞLU 7A 7 7 4,67 1 4 -0,33 8 2 7,33 5 3 4,00 2 3 1,00 8 7 5,67 31 26 22,34 261,342 6 6 6 62 14006
% 69

7 28 YAĞMUR SORMAZ 7A 9 7 6,67 4 2 3,33 6 1 5,67 2 4 0,67 4 5 2,33 4 9 1,00 29 28 19,67 255,789 7 7 7 65 14451
% 71

8 21 FURKAN ATEŞ 7A 11 8 8,33 5 5 3,33 5 3 4,00 3 5 1,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 32 43 17,66 247,777 8 8 8 75 15078
% 74

9 18 BETÜL TİR  Kİ 7A 4 10 0,67 4 5 2,33 9 1 8,67 3 3 2,00 2 3 1,00 4 6 2,00 26 28 16,67 234,623 9 9 9 81 16009
% 79

10 19 ADEMRIZE HAYAT 7A 7 9 4,00 1 2 0,33 4 1 3,67 0 2 -0,67 6 5 4,33 18 19 11,66 234,060 10 10 10 84 16068
% 79
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

RİZE ARDEŞEN KÖPRÜKÖY ORTAOKULU 7. SINIF 6.DENEME 10 10 115 20358

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,61 6 3 4,68 7 3 5,78 5 3 3,87 7 6 5,41 10 7 7,21 46 29 36,56 312,380

Okul Ortalaması 10 6 7,64 4 3 2,50 7 2 6,50 3 2 2,57 3 4 1,83 8 7 5,30 34 24 26,34 277,150

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 4 MUSTAFA AL İSLAMOĞLU7A 13 4 11,67 9 0 9,00 10 0 10,00 6 0 6,00 8 2 7,33 12 6 10,00 58 12 54,00 360,340 1 1 1 14 6141
% 30

2 7 AYŞENUR TİRYAKİ 7A 12 6 10,00 2 4 0,67 9 1 8,67 6 3 5,00 6 2 5,33 9 7 6,67 44 23 36,34 312,898 2 2 2 28 9651
% 47

3 11 İBRAHİM TİRYAKİ 7A 11 4 9,67 3 3 2,00 9 1 8,67 5 2 4,33 3 3 2,00 8 8 5,33 39 21 32,00 292,185 3 3 3 38 11423
% 56

4 3 BERKAY KOSANOĞLU 7A 11 3 10,00 3 5 1,33 5 4 3,67 3 2 2,33 1 5 -0,67 12 4 10,67 35 23 27,33 288,643 4 4 4 43 11705
% 57

5 15 AHSEN DELİBAŞ 7A 12 4 10,67 4 3 3,00 5 1 4,67 2 1 1,67 8 7 5,67 31 16 25,68 283,869 5 5 5 47 12101
% 59

6 55 YUSUF ÇAVUŞOĞLU 7A 7 7 4,67 1 4 -0,33 8 2 7,33 5 3 4,00 2 3 1,00 8 7 5,67 31 26 22,34 261,342 6 6 6 62 14006
% 69

7 28 YAĞMUR SORMAZ 7A 9 7 6,67 4 2 3,33 6 1 5,67 2 4 0,67 4 5 2,33 4 9 1,00 29 28 19,67 255,789 7 7 7 65 14451
% 71

8 21 FURKAN ATEŞ 7A 11 8 8,33 5 5 3,33 5 3 4,00 3 5 1,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 32 43 17,66 247,777 8 8 8 75 15078
% 74

9 18 BETÜL TİR  Kİ 7A 4 10 0,67 4 5 2,33 9 1 8,67 3 3 2,00 2 3 1,00 4 6 2,00 26 28 16,67 234,623 9 9 9 81 16009
% 79

10 19 ADEMRIZE HAYAT 7A 7 9 4,00 1 2 0,33 4 1 3,67 0 2 -0,67 6 5 4,33 18 19 11,66 234,060 10 10 10 84 16068
% 79
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